



Deanu gieldda - Tana kommune

Utviklingsavdelingen

TeliaSonera Norge AS
Sandakerveien 140
0484 Oslo

Saksbehandler Ida Martine S. Nilsen (tlf: +47 464 00 279)
Saksnr 2016/909
Vedtaksdato 18.05.2016
Delegert Jf. delegasjonsreglementet av 25.02.16 punkt 12.9.

Rammetillatelse

Saken vurderes etter plan- og bygningslovens § 20-1.

Eiendom Gnr. 20 Bnr. 3
Tiltakets adresse Torhop, 9845 Tana
Tiltakets art 20/3 - svar på søknad om rammetillatelse for oppføring av basestasjon for telekommunikasjon
Tiltakshaver TeliaSonera Norge AS

1. Vedtak

I medhold av i plan- og bygningsloven § 19-2 innvilges dispensasjon fra LNF-formålet i kommuneplanens arealdel.
Begrunnelse:

Hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra blir ikke vesentlig tilsidesatt. Fordelene ved å gi dispensasjon anses å være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering.

I medhold av plan- og bygningsloven § 20-1, jfr § 21-2 godkjennes søknad om rammetillatelse mottatt 08.04.2016 for oppføring av basestasjon for telekommunikasjon.

Godkjenning av ansvarsrett

Følgende foretak er godkjent med ansvarsrett for tiltaket:

Foretak	Funksjon	T.k	Ansvarsområde	Godkjent
LARSEN CONSULT AS	SØK	1	søker, Prosjektering av anlegg	Sentralt
LARSEN CONSULT AS	PRO	1	Prosjektering av anlegg	Sentralt

2. Saksutredning/begrunnelse for vedtaket

Sammendrag saksgang

08.04.2016 Søknaden ble mottatt.
22.04.2016 Søknaden ble sendt på høring til Fylkesmannen i Finnmark.
13.05.2016 Kommunen mottok ikke uttalelse innenfor høringsfristens utløp den 13.05.16.
18.05.2016 Rammesøknad for svar på søknad om rammetillatelse for oppføring av telemast godkjennes.

Nabovarsel

Tiltaket er nabovarslet i samsvar med bestemmelsen i plan- og bygningsloven § 21-3. Ingen merknader er registrert i saken.

Situasjonsplan

Plasseringen av tiltaket godkjennes som vist på situasjonsplan datert 20.01-2016.

Dispensasjoner

Søknaden er i strid med kommuneplanens arealdel 2002-13 og områdets formål som LNF-område.

Søknaden begrunnes med at NetCom ønsker å bedre dekningen i området, og har derfor behov for å oppføre en trestolpe med antenner og et tilhørende teknisk skap. Ønsket plassering er gitt av eksisterende radioteknisk infrastruktur. Det er et uttalt politisk mål fra staten at det skal være dekning der folk bor. TeliaSonera Norge ønsker å bygge ut 4G dekning til så mange som mulig. Samtidig er teleselskapene pålagt å bygge ut dekning til 98% av befolkningen gjennom de betingelser som ligger i frekvenskonsesjonene tildelt fra myndighetene. God dekning for mobiltelefon er noe som i økende grad kreves av befolkningen og er en viktig samfunnsnyttig fordel for allmenheten. Dekning fører til økt sikkerhet og trygghet for folk som jobber, bor eller ferdes i området. Utbyggingen vil bedre dekning for høyhastighets mobilt internett.

Kommunen vurderer tiltaket for å ikke innebære noen konsekvenser i forbindelse med helse, sikkerhet og tilgjengelighet. Videre er det ingen miljømessige faktorer som tilsier at tiltaket vil medføre negative konsekvenser. Det vurderes derfor at planbestemmelsen for området som LNF-område ikke vil bli vesentlig tilsidesatt. Kommunen vurderer tiltaket som en samfunns- og sikkerhetsmessig fordel. Videre har søker ut i fra et faglig ståsted vurdert tiltakets plassering og funnet det omsøkte mest hensiktsmessig. All den tid relevant høringsinstans ikke kom med merknader til søknaden vurderer kommunen at det er klart større fordeler enn ulemper ved å innvilge en dispensasjon.

Med bakgrunn i det ovenstående konkluderer kommunen med at søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel og planens arealformål som LNF-område kan innvilges etter pbl. §19-2.

Atkomst / avkjørsel

Tiltaket medfører ikke endrede atkomstforhold.

Miljøforhold og avfallshåndtering

Etter plan- og bygningsloven § 29-8 første ledd så skal tiltaket tilfredsstillende krav til forsvarlig avfallshåndtering.

Ansvarsrett

LARSEN CONSULT AS har sentral godkjenning som er dekkende for omsøkte funksjoner og ansvarsområder innenfor angitt tiltaksklasse. Foretaket gis på grunnlag av sentralgodkjenningen lokal godkjenning for ansvarsrett for SØK/PRO søker, Prosjektering av anlegg, Prosjektering av anlegg i tiltaksklasse 1, jfr. pbl. § 22-3 andre ledd, § 20-1 andre ledd og SAK tredje del.

Naturmangfoldloven

I henhold til naturmangfoldlovens §7 er søknad vurdert etter lovens §§ 8-12. Det er kommunens vurdering at eksisterende kunnskapsgrunnlag er tilfredsstillende for å gjøre vedtak i saken. Det vurderes slik at tiltaket vil medføre minimal, om noen, risiko for skade på naturmangfoldet.

Gjennomføring av omsøkt tiltak anses dermed å ikke være i strid med bestemmelsene i naturmangfoldloven.

3. Igangsettingstillatelse

Igangsettingstillatelse kan ikke gis før det foreligger fullstendig søknad etter plan- og bygningsloven § 20-1 jfr. § 21-2 og SAK § 5-4.

4. Gebyr

For fakturagrunnlag, se kommunens hjemmeside under betalingssetser. Faktura vil bli ettersendt.

Saksbehandlingstid

Behandlingstiden er 19 dager.

Ved all kontakt med Utviklingsavdelingen i denne sak, vennligst referer til saksnummer 2016/909.

Svein Ottar Helander
Avdelingsleder

Ida Martine S. Nilsen
Konsulent

Kopi: Larsen Consult AS, Pb. 50 Skøyen, 0212 Oslo